M Gma" Eduardo da Silva Pinto <leiloeiroeduardo@gmail.com>

Fwd: Débitos tributarios atualizados - processo 0001738-04.2020.8.26.0590

guilhermesilva@saovicente.sp.gov.br <guilhermesilva@saovicente.sp.gov.br> 23 de junho de 2020 15:26
Para: leiloeiroeduardo@gmail.com

Boa tarde,

Informo valores para os débitos inscritos em divida ativa (insc 7106188181700022000).

Divida Ativa(débitos ndo ajuizados): ano - 2019
Valor atual da divida: R$ 3.004,43

Execu¢des Fiscais(débitos ajuizados): anos - 2011 a 2016
Valor atual da divida: R$ 26.746,58

0OBS - anos 2017 e 2018 estao em acordo.

Para firmar acordo pe¢o informar, obrigatoriamente, forma de pagamento desejado (parcelado ou a
vista), bem como o nome completo do Celebrante, RG e CPF, endere¢co completo (com CEP) e telefone para
contato, onde serd gerado um termo para ser assinado e depois devolvido, para posteriormente, ser
enviado o carné.

Caso do termo conste os dados de pessoa juridica, favor enviar junto Procurag¢ao que conste o outorgado
que ira assinar em nome da empresa. Enviar, também, copia do documento de identificag¢ao do outorgado.

ATENCAO:
* VALORES E CONDICOES VALIDAS ATE 30/06/2020 - SUJEITOS A ALTERACAO/ATUALIZACAO.

** PRAZO MAXIMO PARA SOLICITAR ACORDO POR EMAIL: 24/06/2020.

*** DEBITOS EM ABERTO ESTAO SUJEITOS A PROTESTO ATE A DATA DA EFETIVACAO DO ACORDO (Lei Federal
12.767/2012 / Decreto Municipal 4211-A).

***% QUANDO DA EFETIVACAO DO PROTESTO DE DEBITOS, SOBRE 0S MESMOS INCIDIRAO EMOLUMENTOS (A SEREM PAGOS
NO CARTORIO).

*#*x* DEBITOS EM ABERTO ESTAO SUJEITOS A AJUIZAMENTO ATE A DATA DA EFETIVACAO DO ACORDO.
**4%k*x QUANDO DO AJUIZAMENTO DO DEBITO, SOBRE O MESMO SERA ACRESCIDO HONORARIOS E CUSTAS JUDICIAIS.

**kkkx% AS CUSTAS JUDICIAIS DEVERAO SER PAGAS, ATRAVES DA EMISSAO DA GUIA DARE, NO PORTAL DE CUSTAS DO
T3-sP (https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/) .

**ckx%%% VENCIMENTO PARA ATE 03 DIAS POSTERIORES A SOLICITAGAO.

Att,
Guilherme P. L. da Silva
Ass. Adm. - Procuradoria Fiscal

Prefeitura Municipal de S3ao Vicente

Assunto:Fwd: Débitos tributarios atualizados - processo 0001738-04.2020.8.26.0590
Data:23.06.2020 12:35
Remetente:Procuradoria Fiscal <procuradoriafiscal@saovicente.sp.gov.br>
Para:guilhermesilva@saovicente.sp.gov.br
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---------- Forwarded message ---------

De: Eduardo da Silva Pinto <leiloeiroeduardo@gmail.com>

Date: ter., 23 de jun. de 2020 as 11:12

Subject: Débitos tributarios atualizados - processo 0001738-04.2020.8.26.0590
To: <procuradoriafiscal@saovicente.sp.gov.br>

Prezados, bom dia,

Venho solicitar informactes a respeito dos débitos tributarios referentes ao imovel sito a Rua Hugo
Ventura, n® 775- bairro Parque Continental na cidade de S&o Vicente/SP, objeto da matricula 39.550 RI
Sao Vicente e Inscricao Cadastral 71-06188-1817-00022-000.

Faz-se necessario a consulta solicitada haja vista que o referido imdvel serd penhorado no

processo 0001738-04.2020.8.26.0590, em transito pela 52 Vara Civel da Comarca de S&o Vicente/SP.

Atenciosamente,

EDUARDO DA SILVA PINTO / Leiloeiro Oficial - JUCESP 980
leiloeiroeduardo@gmail.com / (11) 97267-3490

ARENA LEILAO
T X (11) 2905-3812 / (11) 3101-0927
LJ'-IARENA LEILAO Avenida da Liberdade, 47, Bairro da Liberdade
Sao Paulo - SP | CEP 01503-902
www.arenaleilao.com.br
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